056

Van: A0 @politie.nl>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:32

Aan: O A = =R
Onderwerp: RE: Vraag nav instructie

Zoals eerder aangegeven, lijkt me dit reeel.

Van: 102 @politieacademie.nl]
Verzonden: donderdag 2 april 2020 11:19

Aan: 102NN ) ; 102E N 02 fo2E

Onderwerp: RE: Vraag nav instructie

Besten,
Wat vinden jullie van deze aanvulling naar de eenheden (mits 1021 akkoord is)

(Tekstvoorstel en standpuntbepaling ter zake aangetekend verzenden?)

Hoor graag jullie mening

Groet

Van: f02ER
Verzonden: donderdag 2 april 2020 11:06

Aan: 028N @politie.nl>; 1026 @politie.nl>

Onderwerp: RE: Vraag nav instructie

Hoi,
Dankjewel voor jullie beider reacties.

Dat heeft ook te maken met het
feit dat dit per wet (het moment van betalen) verschillend is. De wwm zegt: bij het indienen van de aanvraag, de

Wb, bij de afgifte van de akte. T

Van: 102E N @politie.nl]
Verzonden: donderdag 2 april 2020 10:56



pamitoze @ooliiescsdemienbitoze
I @colitie.nl>

Onderwerp: RE: Vraag nav instructie

Als het goed is moet toch eerst de leges voldaan zijn voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen? Met
andere woorden: dat zou al betaald moeten zijn op het moment dat alles verzendklaar ligt.

Van: [02E R @politieacademie.nl]
Verzonden: donderdag 2 april 2020 10:50

$ar | -\ o1 o< e >

102 @ colitie.nl>; 10ZE N @rolitie.nl>

Onderwerp: RE: Vraag nav instructie

Hoi 102

Of wel of niet betaald hebben, dat weet ik niet. 21
|
-

Groet

Van: 102 @politie.nl]
Verzonden: donderdag 2 april 2020 10:35

namoze  Goclecademienbi2e @ltend
102 S @ politie.nl>; 10ZS I @politie.nl>

Onderwerp: RE: Vraag nav instructie

0y Hebben cleze

mensen dan ook al betaald?

Gr. 028









